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Asunto: INCONVENIENTES ELABORACION DE INFORMES

Debido a problemas administrativos e inconvenientes con el software financiero de la
entidad, no ha sido posible rendir informes en los tiempos establecidos. es asi que la
entidad ha realizado a diferentes entes de control solicitud de plazo para la
presentacion de los informes, los cuales en su momento fueron concedidos, ademas,
luego de la rendicién de informes, nos hemos visto abocados a solicitar devolucion de
los mismos, para realizar ajustes necesarios,

Entre los inconvenientes presentados se presentan los siguientes:

Error en el software de |la entidad gue no permitia realizar movimientos
presupuestales, contables y de tesoreria desde el dia 18 de julio de 2017 hasta el dia
24 de julio, dia que fue solucionado el problema. (Adjunto remito oficios de solicitudes
hechas al proveedor)

El software no genera la contabilidad en NIIF, lo que dificulta el proceso de
elaboracion y presentacion de informes. (adjunto oficio de solicitud de ampliacion de
fecha para la rendicion de informes y cambios en la informacion reportada y
respuestas),

Es de anotar, que la empresa, consciente de la relevancia, la necesidad de
oportunidad, consistencia y veracidad de la informacion, esta realizando las gestiones
pertinentes y necesarias para dar solucion definitiva a la problematica presentada.

Agradezco su comprension y colaboracion,

Cordialmente,

FRANCISLO GONZALEZ BAENA
Gerente AE) /
F.
Proyecto: Jorge Antanio Betancur ubgere Ifﬁé'r)\ciero
9 Carrera 7 N* 40-34 Hospital del Ceniro, Télefono: 3116733
Pereira E-mail: correcesesaludpereira. gov.co
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Zimbra: presupuesto@saludpereira.gov.co

Fwd: ERROR R-FAST

De : Jorge Betancur <presupuesto@saludpereira.gov.co> vie, 21 de jul de 2017 16:03
Asunto : Fwd: ERROR R-FAST ##1 ficheros adjuntos
Para : FRANGDAG <frangoag@gmail.com>

Buenas tardes

Esta es copia del correo enviado a la firma R-FAST sobre el error generado, gue no permite
la realizacion de transacciones en los madulos de presupuesto, tesoreria y contabilidad lo que
implica que no se pueden realizar COP, ni RP, Causaciones, recibos de caja, entre otros
documentos gue soportan las transacciones financieras de la entidad.

Lo anterior, para su conocimiento.

Atentamente,

JORGE ANTONIO BETANCUR MELCHOR

De: "Jorge Betancur® <presupuesto@saludpereira.gov.co>

Para; "Soporte Tecnico R-FAST LTDA" <soporte@r-fast.com>

CC: "Gloria Esneda Osorio" <soporte_gloria.sistemas@saludpereira.gov.co>, "LILIANA
AGUDELO" =sistemas@saludpereira.gov.co>, "Liliana Agudelo Lopez"
<coordinador.sistemas@saludpereira.gov.co>

Enviados: Martes, 18 de Julio 2017 16:11:36

Asunto: ERROR R-FAST

Sefiores

R-FAST

Buenas tardes

Adjunto remito error generado por el software,
Revisado el archivo temporal gue genera, no se evidencia el valor negativo,

Solicito de su colaboracion para la solucidn a este inconveniente, gue no ha permitido realizar
documentos presupuestales ni transacciones contables.

Agradezco su atencion.

Cordialmente,

hitps oomen saludpereina. gov.cahiprintmessage Md=C:805 Fatz=AmericaBogota
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JORGE ANTONIO BETANCUR M
Profesional Universitario - Presupuesto
E.5.E SALUD PEREIRA

JORGE ANTONIO BETANCUR M
Profesional Universitario - Presupuesto
E.S.E SALUD PEREIRA

- ERROR R-FAST.docx
300 KB

De : Jorge Betancur <presupuesto@saludpereira.gov.co>

Asunto : ERROR R-FAST

Para : Soporte Tecnico R-FAST LTDA <soporte@r-fast.com>

CC : Gloria Esneda Osorio
<soporte_gloria.sistemas@saludpereira.gov.ca>,

AGUDELQ, LILIANA <sistemas@saludpereira.gov.co>,

Liliana Agudelo Lopez
<coordinador sistemas@saludpereira.gov.co>

Senores
R-FAST

Buenas tardes

Adjunto remito error generado por el software,

mar, 18 de jul de 2017 16:11
##1 Ticheros adjuntos

Revisado el archivo temporal gue genera, no se evidencia el valor negativo.

Solicito de su colaboracién para la solucidn a este inconveniente, que no ha permitide realizar

documentos presupuestales ni transacciones contables,
Agradezco su atencion,

Cordialmente,

JORGE ANTONIO BETANCUR M

Profesional Universitario - Presupuesto
E.S.E SALUD PEREIRA

Hitas:\carres.saludperaira. gov.cohiprintmessage Tid=C-B0a T SlesAmerica/Bogota

23



2508207 Zurbra
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Zimbra: presupuesto@saludpereira.gov.co

RV: SOLICITUD 2193 SEGUNDO TRIMESTRE 2017

De : angelica maria gutierrez ocampo vie, 21 de jul de 2017 16:38
<angelicagutierrez_ocampo@hotmail.com=>

Asunto : RV: SOLICITUD 2193 SEGUNDO TRIMESTRE 2017

Para : alonso betancur <alonso.betancur@risaralda.gov.co>,
alamo340@hotmail.com,
contabilidad @hospitalsanjosemarsella.gov.co,
contadora@husj.gov.co, diana 0922
<diana.0922 @hotmail.com=, florobandob@gmail.com,
fredypt32@hotmail.com,
financiera@hospitalsantamonica.gov.co,
financierahusj@gmail.com, federestrepo@hotmail.com,
gealnato@gmail.com, hospital guatica
<hospital.guatica@risaralda.gov.co>, jefeadmin spysp
<jefeadmin.spysp@gmail.com=,
jorgeabetancur@gmail.com, nylo2 l@hotmail.com,
nomina@hospitalsanjosemarsella.gov.co,
presupuesto@hospisantarosadecabal.gov.co,
presupuesto@saludpereira.gov.co,
presupuesto@husj.com.co,
Presupuesto@hospitalsantamonica.gov.co, ramon-
hoyos@hotmail.com, zamolara@hotmail.com,
nylo2 1@hotmail.com, asesorapresupuestal spysp
< asesorapresupuestal spysp@gmail.com>

SE LES RECUERDA ENVIAR LA INFORMACION SOLICITADA PARA EL 2193

De: angelica maria gutierrez ccampo <angelicagutierrez_ocampo@hotmall.com=

Enviado: miércoles, 19 de julio de 2017 2:11 p. m.

Para: sesorapresupuestal.spysp@gmail.com; alonso.betancur@risaralda.gov.co; alamo340@& hotmail.com;
contabilidad@hospitalsanjosemarsella.pov.co; contadora@ husj.gov.co; diana.0922@hotmail.com;
florobandob@gmail.com; fredypt32 @ hotmail.com; financiera@hospitalsantamonica. gov.co;
financierahusj@gmail.com; federestrepo@hotmail.com; gealnato@gmail.com;

hospital guatica@ risaralda.gov.co; jefeadmin.spysp@gmail.com; jorgeabetancur@gmail com;

nylo2 1@hotmail.com; nomina@hospitalsanjosemarsella.gov.co; presupuesto@hospisantarosadecabal gov.co;
presupuesto@saludpereira.gov.co; presupuesto@ husj.com.co; Presupuesto@haospitalsantamonica.gov.oo;
ramon-hoyos@hotmall.com; zamolara@hotmall.com; JOSE ELIAS RUIZ CARDONA; nyle21l@hotmail.com; Mario
Navarre; Subgerencia E.S.E. Hospital de Gudtica; Secretaria Ejecutiva Hospital Cristo Rey; Jesus Antonio Correa
Obando

Asunto: RV: SOLICITUD 2193 SEGUNDO TRIMESTRE 2017

La fecha limite para la entrega de las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos tanto
en excel como las firmadas el dia viernes 21 de julic de 2017

nipssicomen saludpenaira. gov.cofhipintmessage Md=C 80308 z=AmericaBogia
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De: angelica maria gutierrez ocampo <angelicagutierrez_ocampo®hotmail.com=

Enviado: miércoles, 19 de julio de 2017 10:00 a. m.

Para: asesorapresupuestal. spysp@gmail.com; alonso. betancur@risaralda.gov.co; alamo340@hotmail.com;
lesus Antanio Correa Obando; contabilidad@ hospitalsanjosemarsella. gov.co; contadora@hus). gov.co;
Secretaria Ejecutiva Hospital Cristo Rey; diana. 0922 @hotmail.com; JOSE ELIAS RUIZ CARDONA,
flerobandob@gmail.com; fredypt32 @hotmail.com; financiera@hospitalsantamonica.gov.eo;
financierahusj@gmail.com; federestrepo@hotmail.com; gealnato@gmail.com;

hospital guatica@risaralda.gov.co; jefeadmin.spysp@gmail.com; jorgeabetancur@gmail.com; Mario Navarrg;
nylo2 1@hotmail_.com; nomina@hospitalsanjosemarsella.gov.co; Nydia Ospina Lopesz;
presupuesto@hospisantarosadecabal gov.co; presupuesto@saludpereira. gov.co; presupuesto @husj.com,co;
Presupuesto@hospitalsantamenica, gov.co; raman-hoyos@hotmail.com; Subgerencia E.5.E. Hospital de Guitica;
zamolara@hotmail.com; "E.5.E. Hospital de Belén de Umbria

Asunto: sOLCITUD 2193 SEGUNDO TRIMESTRE 2017

Por instruccién de la Doctora Maria Carmenza Ospina Herrera solicito la Ejecucion
Presupuestal con corte a 30 de junio de 2017 en excel, estados financieros con corte a 30 de
junio de 2017, Resolucion de Caja menor (para aquellos Hospitales que a la fecha no la han
enviado si no tienen caja menor por favor responder un mensaje aclarando que no la tienen),
Conciliacion de Cartera, v el Documento con todos los puntos a tratar durante la reunion,
Conciliacién de Pasivos, Conciliacion de Contratacidn, Conciliacidn de Efectivo.

De : Jorge Betancur <presupuesto@saludpereira.gov.co> vie, 21 de jul de 2017 16:49
Asunto : Re: SOLICITUD 2193 SEGUNDO TRIMESTRE 2017 ##1 ficheros adjuntos

Para : angelica maria gutierrez ocampo
<angelicagutierrez_ocampo@hotmail.com>

Buenas tardes

Me permito informar que a pesar de hacer todas las gestiones necesaria,s no fue posible
realizar el cierre financiero de la entidad, debido a un error que esta generando el software
de la entidad desde el pasado 18 de julio y que a la fecha no ha sido corregido,

Por tal razdn la entidad no puede cumplir con la entrega oportuna de la informacion
solicitada. Seguiremos trabajando en pro de lograr la Informacion lo antes posible y en su
momento la haremos llegar.

Para constancia de lo escrito adjunto copia del error generado, el cual no permite la
realizacion de transacciones en los médulos de presupuesto, tesoreria y contabilidad,

Agradezco su comprension y atencion a la presente,
Atentamente,

JORGE ANTONIO BETANCUR MELCHOR

nftps:/icomeo. saludpereragow comiprnimessageTid=C o BI30& r=America’Bogota P
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De: "angelica maria gutierrez ocampo” <angelicagutierrez_ocampo@hotmail.com>

Para: "sesorapresupuestal spysp” <sesorapresupuestal.spysp@gmail.com>, "alonso
betancur" <alonso,betancur@risaralda.gov.co>, alarmo340@hotmail.com,
contabilidad@hospitalsanjosemarsella.gov.co, contadora@husj.gov.co, "diana 0922"
<diana.0922@hotmail.com>, florobandob@gmail.com, fredypt32 @hotmail.com,
financiera@hospitalsantamonica.gov.co, financierahusj@gmail.com,
federestrepo@hotmail.com, gealnato@gmail.com, "hospital guatica"
<hospital.quatica@risaralda.gov.co>, "jefeadmin spysp" <jefeadmin.spysp@gmail.com>,
jorgeabetancur@gmail.com, nylo21@hotmail.com, nomina@hospitalsanjosemarsella.gov.co,
presupuesto@hospisantarosadecabal.gov.co, presupuesto@saludpereira.gov.co,
presupuesto@husj.com.co, Presupuesto@haospitalsantamonica.gov.co, ramaon-
hoyos@hotmail.com, zamolara@hotmail.com, "JOSE ELIAS RUIZ CARDONA"
<eliruiz75@gmail.com>, nylo2 1@hotmail.com, "Mario Navarro”
<marloanavarroc@hotmail.com>, "Subgerencia E.S.E. Hospital de Guatica”
<subgerencia.hospitalguatica@risaralda.gov.co>, "Secretaria Ejecutiva Hospital Cristo Rey”
<secretariaejecutiva@esehospitalcristorey.gov.co>, "Jesus Antonio Correa Obando”
<jesantonioco@yahoo.com.co>

Enviados: Miércoles, 19 de Julio 2017 14:11:55

Asunto: RV: SOLICITUD 2193 SEGUNDO TRIMESTRE 2017

La fecha limite para la entrega de las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos tanto
en excel como las firmadas el dia viernes 21 de julio de 2017

De: angelica maria gutierrez ocampo <angelicagutierrez_ocampo@hotmail com>

Enviado: miércales, 19 de julio de 2017 10:00 a. m.

Para: asesorapresupuestal spysp@gmail.com; alonso betancur@risaralda.gov.co; alamo340@hotmail.com;
lesus Antonia Correa Obando; contabilidad@hospitalsanjosemarsella. gov.co; contadora@hus] gov.co;
Secretaria Ejecutiva Hospital Cristo Rey; diana.0922@hotmail com; JOSE ELIAS RUIZ CARDONA;
florobandob@gmail.com; fredypt32 @hotmail.com; financiera@hospitalsantamonica.gov.co;
financierahusj@gmail.com; federestrepa@hotmail.com; geainato@gmail.com;

hospital. puatica@risaralda.gov.co; jefeadmin.spysp@gmail.com; jorgeabetancur@gmail.com; Mario Nawvarro;
nylo2 1@hotmail.com; nomina@hospitalsanjosemarsella. gov.co; Nydia Cspina Lopez;

presupuesto@ hospisantarosadecabal gov.co; presupuesto@saludpereira.gov.co; presupuesto@ husj.com.co;
Presupuesto@hospitalsantamonica. gov.ca; ramon-hoyos @hotmail.com; Subgerencia E.5.E. Hospital de Guatica;
ramolara@hotmail.com; “E.5.E, Hospita! de Belén de Umbria"

Asunto: SOLCITUD 2193 SEGUNDO TRIMESTRE 2017

Por instruccion de la Doctora Maria Carmenza Ospina Herrera solicito la Ejecucion
Presupuestal con corte a 30 de junio de 2017 en excel, estados financieros con corte a 30 de
junio de 2017, Resolucion de Caja menor (para aquellos Hospitales que a la fecha no la han
enviado si no tienen caja menor por favor responder un mensaje aclarando gue no la tienen),
Conciliacién de Cartera, y el Documento con todos los puntos a tratar durante |a reunién,
Conciliacion de Pasivos, Conciliacion de Contratacion, Conciliacion de Efectivo.

JORGE ANTONIO BETANCUR M
Profesional Universitario - Presupuesto
E.S.E SALUD PEREIRA

mitps icores salutpeneira, gov.coln/prnimessage Mid=C 80 30&tz=AmericaBagola
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— ERROR R-FAST.docx
300 KB

De : angelica maria gutierrez ocampo mié, 19 de jul de 2017 14:11
<angelicagutierrez_ocampo@hotmail.com>

Asunto : RV: SOLICITUD 2193 SEGUNDO TRIMESTRE 2017

Para : sesorapresupuestal spysp
<sesorapresupuestal.spysp@amail.com>, alonso
betancur <alonso.betancur@risaralda.gov.co>,
alamo340@hotmail.com,
contabilidad@hospitalsanjosemarsella.gov.co,
contadora@husj.gov.co, diana 0922
<diana.0922 @hotmail.com>, florobandob@gmail.com,
fredypt32@hotmail.com,
financiera@hospitalsantamonica.gov.co,
financierahusj@gmail.com, federestrepo@hotmail.com,
gealnato@gmail.com, hospital guatica
<hospital quatica@risaralda.gov.co>, jefeadmin spysp
<jefeadmin.spysp@gmail.com=,
jorgeabetancur@gmail.com, nylo21@hotmail.com,
nomina@hospitalsanjosemarsella.gov.co,
presupuesto@hospisantarosadecabal.gov.co,
presupuesto@saludpereira.gov.co,
presupuesto@husj.com.co,
Presupuesto@hospitalsantamonica.gov.co, ramon-
hoyos@hotmail.com, zamolara@hotmail.com, JOSE ELIAS
RUIZ CARDONA <eliruiz75@gmail.comz>,
nylo21@hotmail.com, Mario Navarra
<maricanavarroc@hotmail.com=, Subgerencia E.5.E.
Hospital de Guatica
<subgerencia.hospitalguatica@risaralda.gov.co=>,
Secretaria Ejecutiva Hospital Cristo Rey
<secretariagjecutiva@esehospitalcristorey.gov.co>, Jesus
Antonio Correa Obando <jesantonioco@yahoo.com.co>

La fecha limite para la entrega de las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos tanto
en excel como las firmadas el dia viernes 21 de julio de 2017

De: angelica maria gutierrez ocampo <angelicagutierrez_ocampo@hatmail.coms

Enviado: miércoles, 19 de julio de 2017 10:00 a. m.

Para: asesorapresupuestal.spysp@gmail.com; alonse betancur@risaralda.gov.co; alamo340@hotmail.com;
Jesus Antonio Correa Obando; contabilidad@hospitalsanjosemarsella. gov.co; contadora@hus|.gov.co;
Secretaria Ejecutiva Hospital Cristo Rey; diana.0922@hotmail.com; JOSE ELIAS RUIZ CARDONA,
florabandob@gmail.com; fredypt32@hotmail.com; financiera@hospitalsantamonica.gov.co;
financierahusj@gmail.com; federestrepo@ hotmail.com; gealnato@gmail.cam;

hospital. guatica@risaralda.gov.co; jefeadmin. spysp@gmail.com; jorgeabetancur@gmail.com; Mario Mavarrg,

mitps iicorres. saludpereira.gov.comiprntmessage Fid= L B0 20A=AmencaBogata
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nyla2 1@hotmail.com; nomina@hospitalsanjosemarsella.gov.co; Nydia Ospina Lopez;
presupuesto@hospisantarosadecabal. gov.eo; presupuesto@saludpereira.gov.co; presupuesto®@husj.com.co;
Presupuesto@hospitalsantamaonica.gov.co; ramon-hoyes @hotmail.com; Subgerencia E.5.E. Hospital de Gudtica;
zamolara@hotmail.com; “E.5.E. Hospital de Belén de Umbria"

Asunto: S0UCTUD 2193 SEGUNDO TRIMESTRE 2017

Por instruccion de la Doctora Maria Carmenza Ospina Herrera solicito la Ejecucion
Presupuestal con corte a 30 de junio de 2017 en excel, estados financieros con corte a 30 de
junio de 2017, Resolucién de Caja menor (para aquellos Hospitales que a la fecha no la han
enviado si no tienen caja menor por favor responder un mensaje aclarando gue no la tienen),
Conciliacién de Cartera, y el Documento con todos los puntos a tratar durante la reunion,
Conciliacion de Pasivos, Conciliacion de Contratacion, Conciliacion de Efectivo.

De : angelica maria gutierrez ocampo mig, 19 de jul de 2017 10:00
<angelicagutierrez_ocampo@hotmail.com >

Asunto : SOLICITUD 2193 SEGUNDO TRIMESTRE 2017

Para : asesorapresupuestal spysp
<asesorapresupuestal.spysp@gmail.com>, alonso
betancur <alonso.betancur@risaralda.gov.co>,
alamo340@hotmail.com, Jesus Antonio Correa Obando
<jesantonioco@yahoo.com.co>,
contabilidad@hospitalsanjosemarsella.gov.co,
contadora@husj.gov.co, Secretaria Ejecutiva Hospital
Cristo Rey
<secretariaejecutiva@esehospitalcristorey.gov.co>, diana
0922 <diana,0922@hotmail.com>, JOSE ELIAS RUIZ
CARDONA <eliruiz75@gmail.com>,
florobandob@gmail.com, fredypt32 @hotmail.com,
financiera@hospitalsantamonica.gov.co,
financierahusj@gmail.com, federestrepo@hotmail.com,
gealnato@gmail.com, hospital guatica
<hospital.guatica@risaralda.gov.co>, jefeadmin spysp
<jefeadmin.spysp@gmail.com=>,
jorgeabetancur@amail.com, Mario Navarro
<marioanavarroc@hotmail.com>, nylo21@hotmail.com,
namina@hospitalsanjosemarsella.gov.co, Nydia Ospina
Lopez <nospina@homeris.gov.co>,
presupuesto@hospisantarosadecabal.gov.co,
presupuesto@saludpereira.gov.co,
presupuesto@husj.com.co,
Presupuesto@hospitalsantamonica.gov.co, ramon-
hoyos@hotmail.com, Subgerencia E.S.E. Hospital de
Guatica <subgerencia.hospitalguatica@risaralda.gov.co>,
zamolara@hotmail.com, E.S.E. Hospital de Belén de
Umbria <hospital.belendeumnbria@risaralda.gov.co>

Por instruccion de la Doctora Maria Carmenza Ospina Herrera solicito la Ejecucion
Presupuestal con corte a 30 de junio de 2017 en excel, estados financieros con corte a 30 de
junio de 2017, Resolucién de Caja menor (para aquellos Hospitales que a la fecha no la han

niips:icomea saludpersinagov.coiprnimessage Tid=C-#030&1z=America'Bogota
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enviado si no tienen caja menor por favor responder un mensaje aclarando gue no la tienen),

Conciliacion de Cartera, v el Documento con todos los puntos a tratar durante la reunion,
Conciliacidn de Pasivos, Conciliacidn de Contratacion, Conciliacidn de Efectiva.

mitpa.comren.saludpenaira.gov.cofhiprinimessage Tid=C-8030&iz=Amerca’Bogota
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